Yahoo Mail - RE: cotacao de embalagens https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/ 1052577.lang=pt-BR

RE: cotacao de embalagens

De:  Monica - Vendas EBEG (vendas12@ebeg.com.br)
Para: licitacaosjb@yahoo.com.br

Data: terca-feira, 21 de julho de 2020 16:14 BRT

segue a cotagao atualizada Deborah Obrigada

Atenciosamente,

Monica Moraes
Vendedora Interna

\ (16) 3512-3073 unidade RP
®  (62) 3412-9595 Unidade G0
® (16) 99217-5197

@ vendas12@ebeg.com.br

€EBeG

De: Licitacdo Prefeitura Municipal de Sdo Joaquim da Barra <licitacaosjb@yahoo.com.br>
Enviado: terca-feira, 21 de julho de 2020 14:18

Para: Monica - Vendas EBEG <vendas12@ebeg.com.br>

Assunto: Re: cotacao de embalagens

Oi Monica

pode refazer a cotagado, seguindo a gte do anexo

* lembrando, caso dé certo de fecharmos, nao pode vir na nota fiscal
o valor do frete ok

obrigada

Debora

Em terga-feira, 21 de julho de 2020 13:42:59 BRT, Monica - Vendas EBEG <vendas12@ebeg.com.br>

1de2 21/07/2020 16:42
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21/07/2020

Re: Fw: cotacao de embalagem

De:  RAFAEL NEVES (pratic.orlandia@gmail.com)
Para: licitacaosjb@yahoo.com.br

Data: terga-feira, 21 de julho de 2020 11:22 BRT

Bom dia!!!

Segue em anexo cotacdo dos produtos solicitados.

PRATIC - embalagens & descartaveis
RAFAEL NEVES RODRIGUES ALVES ME
CNPJ: 35.524.485/0001-05

(16) 99198 3717

Avenida Sete, 858 - Centro - Orlandia SP

Att.
Rafael Neves

) Livre de virus. www.avg.com.

Em seg., 20 de jul. de 2020 as 16:45, Licitagédo Prefeitura Municipal de S&o Joaquim da Barra

<licitacaosjb@yahoo.com.br> escreveu:

----- Mensagem encaminhada -----

From: Licitagéo Prefeitura Municipal de Sao Joaquim da Barra <licitacaosjb@yahoo.com.br>

Yahoo Mail - Re: Fw: cotacao de embalagem

To: prativ.orlandia@gmail.com <prativ.orlandia@gmail.com>
Sent: segunda-feira, 20 de julho de 2020 16:44:47 BRT

Subject: cotacao de embalagem

boa tarde

por gentileza, solicito a cotacao em anexo

grata e no aguardo

** informar razao social / CNPJ e telefone

Debora

depto de compras

Prefeitura de Sdo Joaquim da Barra
fone 16.3810,9011

cotacao de embalagem PRATIC ORLANDIA xIsx

11.2kB
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21/07/2020 Yahoo Mail - RE: cotacao de embalagem

RE: cotacao de embalagem

De:  Ana Paula Aragio (ana_paula_aragao_@hotmail.com)
Para: licitacaosjb@yahoo.com.br

Data: terga-feira, 21 de julho de 2020 11:38 BRT

Segue orgamento
Att

De: Licitagdo Prefeitura Municipal de Sdo Joaguim da Barra <licitacaosjb@yahoo.com.br>
Enviado: segunda-feira, 20 de julho de 2020 16:52

Para: ana_paula_aragao_@hotmail.com <ana_paula_aragao_@hotmail.com>

Assunto: Fw: cotacao de embalagem

----- Mensagem encaminhada -----

From: Licitag&o Prefeitura Municipal de Séo Joaquim da Barra <licitacaosjb@yahoo.com.br>
To: ana_paula_aragao@hotmail.com <ana_paula_aragao@hotmail.com>

Sent: segunda-feira, 20 de julho de 2020 16:41:17 BRT

Subject: cotacao de embalagem

boa tarde

por gentileza, solicito a cotacao em anexo

grata e no aguardo
**informar cnpj da empresa

Debora

depto de compras

Prefeitura de Sao Joaquim da Barra
fone 16.3810,9011

@ cotacao de embalagem (Ana Paula Aragao).xlsx
10.9kB
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