RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO — PREGAO ELETRONICO N2 090/2025
EMPRESA BANCO SANTANDER

De: cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br <cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>

Enviada em: sexta-feira, 17 de outubro de 2025 15:09

Para: 'embrandao@santander.com.br' <embrandao@santander.com.br>

Assunto: ENC: SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTO - PE 090/2025 - BANCO SANTANDER

Boa tarde.
De acordo com o Departamento de Tesouraria:

“Sim, os valores serdo fixos e com pagamento em parcela Unica para toda a duracao do
contrato.”

Atenciosamente,
Comissao Municipal de Licitacdo

De: Hélcio Bernardes de Camargos Junior <helcio.camargos@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 16 de outubro de 2025 12:32

Para: cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br

Assunto: Re: SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTO - PE 090/2025 - BANCO SANTANDER

Boa tarde, segue:

Resposta: Sim, os valores serdo fixos e com pagamento em parcela Unica para toda a duragdo
do contrato.

Em 2025-10-16 10:17, cml@saojoaguimdabarra.sp.gov.br escreveu:

> Bom dia.

>

> Solicito apreciac¢do do referido questionamento ao PE 090/2025 -

> CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA A PRESTACAO, COM

> EXCLUSIVIDADE, DE SERVICOS BANCARIOS NECESSARIOS AO PAGAMENTO DOS

> SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS, PELO PERIODO DE 60

> (SESSENTA) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO,
> CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES NO ANEXO | DESTE EDITAL.
>

> Favor analisar e retornar com urgéncia.

>

> Atenciosamente,

>

> Comissao Municipal de Licitacao

Hélcio B. de Camargos Jr.
Tesoureiro
Prefeitura de Sdo Joaquim da Barra
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